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§ 53  Dnr SBN 2026/000046-40 

Tillsynsärende TTT-2026-00042 
Undantagen enligt sekretess. 30 kap §27 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återkallar Mat i Söder AB med organisationsnummer 559478–3135 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande servering av spritdrycker, vin, starköl, 
andra jästa alkoholdrycker på serveringsstället.  

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har genom uppgifter från Polismyndigheten 2026-05-06 fått kännedom 
om brottslig verksamhet gällande Mat i Söder AB.  
 
En utredning har gjorts avseende tillståndshavarens lämplighet.  
 
Mot bakgrund av alkohollagens krav på personlig lämplighet samt bestämmelsen i 9 kap. 18 § 
alkohollagen bedömer samhällsbyggnadsnämnden att förutsättningar föreligger för återkallelse av 
serveringstillståndet.  

Konsekvenser för barn och unga  
Målet med Sveriges alkoholpolitik är att förebygga ohälsa som orsakas av alkoholkonsumtion. Det 
handlar bland annat om att ge stöd så att ingen tar skada där alkohol säljs eller serveras. Det är 
också viktigt att alkoholprodukter tillverkas och säljs på ett sådant sätt att de endast används utifrån 
sitt syfte.  
Att hålla barn och unga borta från alkohol är ett viktigt mål i regeringens samlade strategi för  
alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken (ANDTS-strategin). Det långsiktiga 
folkhälsopolitiska målet om en jämlik hälsa i befolkningen gäller även för alkoholrelaterade skador.  
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-
andts/alkohol/) 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-05-12 att samhällsbyggnadsnämnden 
återkallar Mat i Söder AB med organisationsnummer 559478–3135 stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten gällande servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker på 
serveringsstället.  

Dagens sammanträde 
 
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla detta. 
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§ 53 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2026-05-12  
Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 § alkohollagen (2010:1622)  
Polisrapport PM XX 

Skickas till 
Tillståndshavaren  
Alkoholhandläggaren 
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§ 54  Dnr SBN 2025/001121-13 

Saltvik 24:1, Beslut om bygglov för nybyggnad av 
transformatorstation, BYGG-2025/00717 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation beviljas med stöd av 9 kap. 61 § 1 plan- och 
bygglagen (2010:900). Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens syfte och åtgärden tillgodoser allmänt intresse. 
 
Handläggningsavgift: 2 872 kronor  
 
Handläggningsavgift för bygglov tas inte ut eftersom handläggningstiden har överskridits med fler än 
fem påbörjade veckor enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Handläggningsavgiften 
är beräknad för startbesked, slutbesked och avslut av ärende. Fakturan skickas separat.  

Upplysningar  
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft.  
 
Ett beviljat beslut om en lovpliktig åtgärd får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har 
lämnat ett startbesked. (enligt 10 kap. 3 § PBL).  
 
Ett lov gäller normalt omedelbart men byggnadsnämnden kan besluta att lovet börjar gälla först när 
det har fått laga kraft. Detta gäller om det finns risk att åtgärden medför skador på natur- eller 
kulturvärden eller totalförsvarets intressen. (enligt 9 kap. 114 § PBL).  
 
En åtgärd som påbörjas innan beslutet fått laga kraft kan behöva återställas om beslutet ändras vid 
en överprövning.  
 
Påbörjas åtgärden utan startbesked eller innan den tidpunkt som anges i startbeskedet ska 
byggsanktionsavgift tas ut.  

Du kan överklaga beslutet  
Se bilaga med överklagandehänvisning 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av transformatorstation om 6,7 kvm på fastigheten Saltvik 24:1. 
Transformatorstationen placeras ca 6 meter söder om Kvarnviksvägen. Förslaget redovisar att 
transformatorstationen får en plåtbeklädnad i en mörkgrå kulör. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning  
För fastigheten gäller detaljplan (A 5027).  
 
Förslaget avviker från gällande detaljplan eftersom transformatorstationen placeras på mark som är 
avsedd till område för hantering av dagvatten. Ansökan redovisade först en placering av 
transformatorstationen ca 140 meter väster om den nu aktuella platsen på allmän platsmark avsedd 
till naturområde. I samråd med samhällsbyggnadskontoret ändrade sökanden placering till 
kvartersmark för teknisk anläggning – område för hantering av dagvatten.  
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§ 54 fortsättning 
 
Berörda grannar har haft tillfälle att yttra sig.  
 
Synpunkter från fastighetsägare till fastigheten Glabo 1:35 inkom 2026-04-15. Av skrivelsen framgår 
att han och hans familj är fastighetsägare till Glabo 1:35 och Saltvik 33:1 (hans föräldrars hus). 
Synpunkter som framförs är sammanfattningsvis att man undrar hur det blir med elektromagnetiska 
strålningsavståndet samt med eventuella oljud från kraftstationen till deras fastigheter. Vidare frågar 
fastighetsägaren om detta inte har någon fysisk påverkan när det gäller person men även 
elektronisk utrustning i deras fastigheter. Fastighetsägaren framför vidare att han anser att 
transformatorstationen bör kunna placeras mer dolt och på en annan plats, längre in från byggnader 
och utom synhåll från väg och fastigheter. Av synpunkterna framgår vidare bl.a. att fastighetsägaren 
önskar i övrigt att kraftstationen kläs i träpanel och målas i anpassad kulör för att smälta in i miljön.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte finns skäl att avslå ansökan om bygglov med  
hänsyn till de inkomna synpunkterna.  
 
Enligt uppgifter om linkande transformatorstationer avtar magnetfält helt efter 4 meter från stationen. 
Fastigheterna Glabo 1:35 och Saltvik 33:1 har minsta avstånd om ca 68 respektive 66 meter från 
transformatorstationen. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att den sökta åtgärden samt driften av 
transformatorstationen inte skulle innebära någon betydande olägenhet för omgivningen beträffande 
elektromagnetisk strålning eller buller. Vidare bedöms den aktuella placeringen i förhållande till 
vägen, som lämplig med hänsyn till dragning av ledningar och möjligheten för underhåll. Befintliga 
bebyggelsens och landskapets karaktär bedöms inte ställa några högre krav på stationens placering 
eller yttre utformning.  
 
Transformatorstationen bedöms vara av begränsad omfattning och påverkar inte negativt det 
aktuella områdets möjlighet att ta hand om dagvatten.  
 
Genomförandetiden för detaljplanen som gäller för området har gått ut. Samhällsbyggnadskontoret 
bedömer med stöd av 9 kap. 61 § 1 plan- och bygglagen att åtgärden innebär en sådan avvikelse 
från gällande detaljplan som är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden tillgodoser allmänt 
intresse. Förslaget enligt ansökan bör därför godtas.  
 
Förslaget har en godtagbar utformning.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att bygglov enligt ansökan bör beviljas. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 2026-04-28 § 40 att informationen om Saltvik 
24:1, nybyggnad av transformatorstation noteras som mottagen. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-05-12 att bygglov för nybyggnad av 
transformatorstation beviljas med stöd av 9 kap. 61 § 1 plan- och bygglagen (2010:900). 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 
åtgärden tillgodoser allmänt intresse. 

Dagens sammanträde 
Bygglovsarkitekt Kalin Genov föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla detta. 
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§ 54 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2026-05-12 
Ansökan, 2025-11-21  
Situationsplan, 2026-03-04  
Plan-och fasadritning, 2025-11-21  
Grannyttrande med synpunkter från Joachim Martinsson, 2026-04-15 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2026-04-28 § 40 

Skickas till 

Delgivning:  
Sökande Oskarshamn Energi Nät AB, Box 564, 57226 Oskarshamn  
Fastighetsägare med synpunkter Joachim Martinsson, Norra Karsegårdsvägen 4 B, 43931 Onsala.  

Meddelande om kungörelse:  
Fast. Glabo 1:45, Saltvik 24:1, 33:1, 44:7, 44:8. 

Konsekvenser för barn och unga  
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter 
tillgodoses i Oskarshamns kommun, enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter. Beslut att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Saltvik 24:1, inte har någon direkt och påtaglig konsekvens för barn och unga och det 
strider inte mot Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 
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§ 55  Dnr SBN 2026/000225-1 

Planuppdrag för detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 
och 3:4, Applerumsvägen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
del av fastighet Oskarshamn 3:3 samt 3:4, Applerumsvägen. 

Ärendet 
Området är beläget vid Applerumsvägen, intill fastighet Järneken 2. Planområdet utgörs av del av 
fastighet Oskarshamn 3:3 samt 3:4, marken ägs av Oskarshamns kommun och ska genom markköp 
tillföra Be-Ge Seating AB. 
 
Syftet med den nya detaljplanen är att planlägga mark för parkering (kvartersmark). 
  
Området omfattas av del av detaljplan A 4969 från år 2005, Detaljplan för JÄRNEKEN 2 m.fl. 
fastigheter, vilken begränsar användningen till allmän platsmark för gatuändamål.   
 
Området är inte särskilt utpekat i gällande översiktsplan antagen år 2023.  
 
Detaljplanen kommer att tas fram genom standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen. 
Framtagandet av detaljplanen regleras i planavtal. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter 
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande planuppdrag inte strider mot Lag (2018:1 
197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-04-20 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av fastighet Oskarshamn 
3:3 samt 3:4, Applerumsvägen. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2026-04-28 § 41 att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Lisa Hjelm föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar bifalla detta. 
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§ 55 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2026-04-20 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2026-04-28 § 41 

Skickas till 
 

För kännedom: 
Samhällsbyggnadskontoret  
 

 
Översiktskarta, planområdets ungefärliga avgränsning markerat med svart streckad linje. 
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§ 56  Dnr SBN 2026/000072-4 

Samrådsbeslut för detaljplan för Sadeln 18 med flera 
fastigheter, Dejegatan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för 
Sadeln 18 med flera fastigheter, Dejegatan, med tillhörande handlingar på samråd. 

Ärendet 
Planområdet är beläget i Svalliden och gränsar mot Dejegatan. Området utgörs av en areal på 3600 
kvm. Delar av planområdet (gata och parkmark) ägs av Oskarshamns kommun, övriga delar är i 
privat ägo. 
 
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utökning av mark för bostadsändamål samt att 
se över befintlig prickmark och byggrätt för berörda fastigheter. 
 
Planområdet berör del av detaljplan DA2 från år 1957. Planområdet utgörs av kvartersmark (område 
för bostadsändamål, fristående hus). Samt vägmark och område avsett för park eller plantering. 
Planområdet berör även del av detaljplan DA 113 Ändring av detaljplan över Döderhults kyrkotrakt, 
DA 2. Syftet med ändringen är att tillåta att vindsplan får inredas samt att ändra från enskilt till 
kommunalt huvudmannaskap. 
 
En undersökning av om genomförandet av ändringen av detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan har gjorts. Den sammanlagda bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte 
medför sådan betydande negativ miljöpåverkan som kräver en miljöbedömning. Beslut om 
betydande miljöpåverkan sker under samrådstiden.  
 
Planområdet är inte särskilt utpekat i gällande översiktsplan 2030, laga kraft 21 mars 2023.  
 
Kostnader för planarbetet tas ut i form av planavgift i samband med bygglov. Fastighetsägare står 
för kostnader kopplade till markförvärv, lantmäteriförrättningar och anpassning av egna tomter. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är den del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter 
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1 197) om Förenta nationernas konvention om 
barnens rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av Kommunfullmäktige 2020-06-08, §86. 
Vid arbetet med detaljplanen har barn och ungas behov beaktats. Samhällsbyggnadskontoret 
bedömer att beslutet gällande samråd inte har någon direkt och påtaglig konsekvens för barn och 
unga då planförslaget inte strider mot Lag om Förenta nationernas konvention om barnens 
rättigheter. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-04-20 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för Sadeln 18 med flera fastigheter, 
Dejegatan, med tillhörande handlingar på samråd. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2026-04-28 § 42 att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 
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§ 56 fortsättning 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Lisa Hjelm föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2026-04-22 
Plankarta  
Planbeskrivning  
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2026-04-28 § 42 

Skickas till 
 

För åtgärd: 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 

 
Planområdets ungefärliga avgränsning markerat i svart. 
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§ 57  Dnr SBN 2026/000071-4 

Samrådsbeslut för detaljplan för del av fastighet 
Skruven 17 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för del 
av fastighet Skruven 17, med tillhörande handlingar på samråd. 

Ärendet 
Planområdet är beläget i Gröndal, vid Gölgränd, väster om Verkstadsgatan och norr om 
Östersjövägen. Planområdet utgörs av del av fastighet Skruven 17.  
 
Detaljplanen syftar till att planlägga mark för ändamål Bostad (B) inom del av fastighet Skruven 17. 
 
Området omfattas i dag av del av detaljplan A4750 från år 1978. Området är planlagt som 
Handelsträdgård (LH). 
 
Historiskt har det bedrivits plantskoleverksamhet inom området vilken även innehar riskklass 2 (hög 
risk) enligt MIFO fas 1. Verksamheten ägnade sig i huvudsak åt uppdrivning och försäljning av 
grönsaker, trädgårds- och prydnadsväxter och bedrevs mellan åren 1930 och 2000. Villkor för 
startbesked införs på plankartan vilken innebär att startbesked inte får ges för nybyggnation förrän 
markföroreningar har avhjälpts.  
 
En undersökning av om genomförandet av ändringen av detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan har gjorts. Den sammanlagda bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte 
medför sådan betydande negativ miljöpåverkan som kräver en miljöbedömning. Beslut om 
betydande miljöpåverkan sker under samrådstiden.  
 
Planområdet är inte särskilt utpekat i gällande översiktsplan 2030, laga kraft 21 mars 2023.  
Marken är i privat ägo och kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras i planavtal. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är den del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter 
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1 197) om Förenta nationernas konvention om 
barnens rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av Kommunfullmäktige 2020-06-08, §86. 
Vid arbetet med detaljplanen har barn och ungas behov beaktats. Samhällsbyggnadskontoret 
bedömer att beslutet gällande samråd inte har någon direkt och påtaglig konsekvens för barn och 
unga då planförslaget inte strider mot Lag om Förenta nationernas konvention om barnens 
rättigheter.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-04-22 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för del av fastighet Skruven 17, med 
tillhörande handlingar på samråd. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2026-04-28 § 43 att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 
 



     
    PROTOKOLL Sida 13 
    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2026-05-19 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 fortsättning 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Lisa Hjelm föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2026-04-22 
Plankarta  
Planbeskrivning  
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2026-04-28 § 43 

Skickas till 
 

För åtgärd: 
Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Översiktskarta för planområdet. 

  



     
    PROTOKOLL Sida 14 
    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2026-05-19 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58  Dnr SBN 2021/000338-121 

Antagandebeslut för detaljplan del av av Oskarshamn 
3:4, Bergåsa 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan del av Oskarshamn 3:4, Klämna/Bergåsa med 
tillhörande handlingar och överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i Oskarshamns tätort samt planlägga för 
vård- och omsorgsboende. Planområdet är beläget i södra delen av Oskarshamns stad, i stadsdelen 
Klämna, väster om stadsdelen Kristineberg. Området ligger i ett naturskönt, kuperat skogsområde 
söder om järnvägen med god gång- och cykelförbindelse till centrum, service och skola. Marken ägs 
av Oskarshamns kommun och är inte detaljplanelagd sedan tidigare. Området är utpekat för 
bostäder i översiktsplan 2030.  
 
Planområdet utgörs av oexploaterad mark och gränsar delvis till befintlig bebyggelse längs 
Lindåsavägen samt till Applerumsvägen. Området kommer att trafikmatas från Applerumsvägen som 
är en statlig väg (vägnummer 650) och gång- och cykelvägar har setts över i planarbetet. Vid 
anläggande av anslutning mot väg 650 ska dialog föras med Trafikverket. Planområdet är idag 
beläget utanför VA-verksamhetsområdet för Oskarshamns kommun men detaljplaneområdet ska 
genom beslut inkluderas i kommunens VA-verksamhetsområde. 
 
Planförslaget var ute för granskning 3 hösten 2025 och sedan dess har en artskyddsutredning för 
fåglar tagits fram. Den visar sammanfattningsvis att varken lokal, regional eller nationell gynnsam 
bevarandestatus bedöms påverkas negativt för någon av arterna. Kontinuerlig ekologisk funktion 
bedöms kunna säkerställas med föreslagna skydds- och hänsynsåtgärder och om föreslagna 
skydds- och hänsynsåtgärder vidtas bedöms förbud enligt artskyddsförordningen inte utlösas för 
planerad detaljplan. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter  
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om  
barnets rättigheter. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande antagande för 
detaljplan del av Oskarshamn 3:4 inte har någon direkt och påtaglig konsekvens för  
barn och unga och det strider inte mot Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om  
barnets rättigheter.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-04-17 att samhällsbyggnadsnämnden 
godkänner detaljplan del av Oskarshamn 3:4, Klämna/Bergåsa med tillhörande handlingar och 
överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2026-04-28 § 44 att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 
 
 
 



     
    PROTOKOLL Sida 15 
    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2026-05-19 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 fortsättning 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Sarah Hassib föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2026-04-17 
Plankarta antagandehandling reviderad augusti 2025 
Planbeskrivning antagandehandling reviderad april 2026 
Undersökning om betydande miljöpåverkan reviderad oktober 2025 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 1-3 
Naturvärdesinventering 
PM påverkan naturmiljö 
PM bedömning påverkan groddjur 
Groddjursinventering 
Rapport eDNA-Analys 
Dagvattenutredning 
Bullerutredning 
Artskyddsutredning fåglar 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2026-04-28 § 44 

Skickas till 

För kännedom: 
Samhällsbyggnadskontoret 

För åtgärd: 
Kommunfullmäktige för antagande 
 

 
  



     
    PROTOKOLL Sida 16 
    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2026-05-19 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 59  Dnr SBN 2025/000611-21 

Antagande av ändring av detaljplan A 1072, 
stadsdelen Delfinen och Triton, Oskarshamns 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar ändring av detaljplan A 1072, stadsdelen Delfinen och Triton med 
tillhörande handlingar. 

Ärendet 
Syftet med ändringen är att öka byggrätten och ta bort ålderdomliga bestämmelser inom 
bostadsområde i Gröndal. Planens syfte för bostadsändamål fortsätter att gälla efter 
ändringen och avsikten med ändringen stämmer överens med planens (A 1072) syfte. 
 
Planområdet berör fastigheter inom område i Gröndal i Oskarshamn stad vilka alla är privatägda. 
Kostnad för ändringen av detaljplanen tas ut i form av planavgift i samband med att fastighetsägaren 
nyttjar ändringen, vid bygglov.  
 
Under granskningen inkom inga synpunkter. 
 
Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktsplan och har uppförts med 
standardförfarande. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter 
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1 197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86. 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet om att anta ändringen av detaljplanen inte har 
någon direkt och påtaglig konsekvens för barn och unga och det strider inte mot Lag (2018:1 197) 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-04-14 att samhällsbyggnadsnämnden 
antar ändring av detaljplan A 1072, stadsdelen Delfinen och Triton med tillhörande handlingar. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2026-04-28 § 45 att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Dagens sammanträde 
Mark och planingenjör Regina Laine föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar bifalla detta. 
 
 
 



     
    PROTOKOLL Sida 17 
    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2026-05-19 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2026-04-14 
Plankarta med ändring 
Bilaga till planbeskrivningen 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Samrådsredogörelse 
Utlåtande 
Gällande plankarta A 1072 
Gällande planbeskrivning A 1072 
Fastighetsägarförteckning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2026-04-28 § 45 

Skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
  



     
    PROTOKOLL Sida 18 
    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2026-05-19 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60  Dnr SBN 2026/000169-5 

Månadsuppföljning april 2026 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Informationen om månadsuppföljningen per 30 april 2026 för Samhällsbyggnadsnämnden noteras 
som mottagen. 

Ärendet 
Informationen om månadsuppföljningen per 30 april 2026 för Samhällsbyggnadsnämnden noteras 
som mottagen. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunerna, både kort- och långsiktigt, ha en god ekonomisk hus-
hållning i sina verksamheter. Detta uppnås genom en ekonomi i balans med regelbundna upp-
följningar och utvärderingar av verksamheterna. Enligt kommunens ekonomi- och verksamhets-
styrningsregler ska månadsuppföljningar göras löpande tillsammans med helårsprognoser.  
Styrelser och nämnder ska regelbundet följa upp utvecklingen av verksamheternas ekonomi. 
Kommunens samtliga månadsuppföljningar ska sedan beslutas av kommunstyrelsen. 

Driftbudget  
Den ekonomiska redovisningen i månadsuppföljningen per 30 april 2026 visar följande i tkr: 
 

  
Budget helår  

2026 
Budget t.o.m. 

 2026-04 
Utfall t.o.m. 

 2026-04 Avvikelse 
Samhällsbyggnadsnämnden 32 081 10 635 10 110 525 
Kapitalkostnader 719 230 98 132 
Totalt 32 801 10 864 10 208 657 

 
Periodens händelser  
Verksamheternas finansiella mål är att hålla sin tilldelade budgetram. Per 2026-04-30 visar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett överskott om 657 tkr inkl. kapitalkostnader.  
 
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter bygger i stor utsträckning på intäkter. Inflödet för Bygg 
fortsätter att vara lägre än förväntat, vilket gör att vi inte når intäktsbudgeten. Här ser vi en liten oro 
att vi inte kommer att klara intäktsbudgeten och har därför justerat intäktsprognosen för Bygg. Miljö 
når inte heller satt intäktsbudget, men här finns ännu ingen anledning att vara orolig. Så där är 
prognosen att vi kommer att klara satt intäktsbudget. Totalt sett når vi inte riktigt intäktsbudgeten för 
perioden. Det fattas ca 355 tkr, men vi räknar med att samtliga funktioner kommer att klara satt 
intäktsbudget vid årets slut med undantag för Bygg. Vi följer den utvecklingen noggrant. 
 
Resultatmässigt visar samtliga funktioner, med undantag för Bostadsanpassningen och Förvalt-
ningsledning, ett överskott mot satt budget per 2026-04-30. 
 
Vårt överskott är ungefär som föregående månadsuppföljning. Den stora negativa avvikelsen var i 
mars, men i april ligger vi i stort sett på budget. Vi har fortfarande betydligt lägre personalkostnader 
än budget som bidrar helt till vårt överskott.  
 



     
    PROTOKOLL Sida 19 
    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2026-05-19 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 fortsättning 
 
Vi har fortsatt svårt att rekrytera som vi önskat och framför allt till de tidsbegränsade tjänsterna. Men 
nu har vi en person på väg in efter semestern till miljö. Eftersom vi nu ser en viss oro för intäkterna 
på Bygg och Bostadsanpassningens underskott så ligger vi för närvarande lite långt med ytterligare 
rekryteringar. Däremot fortlöper processen med rekrytering av Bygglovschef samt chef till Kart- och 
Plan planenligt.  
 
Inför denna månadsuppföljning tar vi bort en vakans på miljö från prognosen för att på så sätt 
säkerställa en budget i balans om trenden fortsätter. Detta kan komma att påverka arbetsmiljön 
negativt för vår befintliga personal på Miljö, men detta kommer att följas upp med stor noggrannhet. 
Då kan vi komma att lyfta tillbaka vakansen till prognosen igen. 
 
Bostadsanpassningen (BAB) visar per 2026-04-30 ett underskott på 518 tkr, Trots att vi inför detta år 
fick ytterligare en prioritering om 500 tkr, totalt 1 mnkr i prioriteringar så sätter vi prognosen att vi 
kommer att per 2026-12-31 återigen visa ett stort underskott. Nya Socialtjänstlagen och arbetet med 
nära vård är faktorer som påverkar denna verksamhet negativt ekonomiskt sätt. 
 
Årsprognos  
Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 100 %. Samhällsbyggnads-
nämnden visar per 2026-04-30 ett positivt resultat. Vi justerade ner årsprognosen i februari, men 
justerar nu upp den något igen. Vi sätter prognosen att vi per 2026-12-31 kommer att visa ett positivt 
resultat på 812 tkr inkl. kapitalkostnader, vilket motsvarar 98 % av satt budgetram. 
 
Vidtagna åtgärder  
Eftersom förvaltningen visar en positiv avvikelse per 2026-04-30 och med hänsyn till det vi idag 
känner till, så gör Samhällsbyggnadskontoret bedömningen att inga ytterligare åtgärder, förutom den 
försiktighetsåtgärd runt rekrytering som nämns ovan, behöver vidtas i detta skede. 
 
Samhällsbyggnadskontoret fortsätter att följa intäkts- och kostnadsutvecklingen för kontorets 
verksamheter noga samt ha en fortsatt omvärldsbevakning. Vi är också fortsatt extra vaksamma på 
arbetsmiljön på förvaltningen. 
 

 
Investeringsbudget  
Den skattefinansierade investeringsbudgeten för 2026 uppgår till 1 110 tkr. 130 tkr avser 
investeringspåsen och 650 tkr avser inköp av mätutrustning till kartfunktionen. Vi har även fått 
överföringen av de resterande medel, 330 tkr, gällande projektet insamling av 3D-Data. Detta projekt 
är nu äntligen slutfört och har aktiverats. Arbetet med inköp av mätutrustning pågår. 
 
 



     
    PROTOKOLL Sida 20 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 fortsättning 
 
Frisknärvaron 
Målet är en frisknärvaro på 95 %. Samhällskontoret ligger under målet pga. långtidssjukskrivningar 
under året. Samhällsbyggnadskontoret visar en total närvaro på ca 92 %. Ser vi på den kortare 
frånvaron så ligger vi klart bättre än kommunens snitt. Frisknärvaron t.o.m. mars månad ser ut enligt 
följande: 
 

Jan- mar 2026 Dag 1-14  Dag 15-90  Dag 91-  

SBK 98,5% 98,0% 95,9% 

Kommunen totalt  95,9% 98,8% 98,4% 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att detta beslut inte har någon direkt eller påtaglig 
negativ konsekvens för barn och unga och det strider inte mot lag (2018:1197) om Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-05-11 att informationen om 
månadsuppföljningen per 31 mars 2026 för Samhällsbyggnadsnämnden noteras som mottagen. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningsekonom Veronica Bergsten och samhällsbyggnadschef Kristina Erlandsson föredrar 
ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden föreslår att informationen om månadsuppföljningen per 31 mars 2026 för 
Samhällsbyggnadsnämnden noteras som mottagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2026-05-11 
Driftuppföljning 2026-04-30 
Investeringsuppföljning 2026-04-30 

Skickas till 

För kännedom: 
Förvaltningschef SBK 
Förvaltningsekonom SBK 

För åtgärd: 
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§ 61  Dnr SBN 2026/000216-1 

A 202-2026-00030 Tillfälligt serveringstillstånd – 
Latitud 57 Brädholmen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Brädholmen Event AB med organisationsnummer 556914-9007 beviljas tillfälligt 

serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Latitud 57, Brädholmen, 
Oskarshamn. Serveringstillståndet är avsett att gälla från och med 2026-07-03 till och med 
2026-07-05 med serveringstid kl. 16:00 till och med 02:00.  
 

2. Villkor: att minst sex (6) av Polismyndigheten förordnade och godkända ordningsvakter 
förordnas enligt alkohollagen att finnas på serveringsstället under hela serveringstiden.  

Ärendet 
Brädholmen Event AB, Lamellvägen 1, Oskarshamn med organisationsnummer 556914-9007, har 
hos Samhällsbyggnadsnämnden 2026-03-18 ansökt om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe under Latitud 57.  
Serveringstillståndet är avsett att gälla från och med 2026-07-03 till och med 2026-07-05 med 
serveringstiden kl. 16:00 till och med 02:00. Serveringstiden är utökad enligt 8 kap. 19 §.  
En utredning har gjorts avseende lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet, verksamhetens 
inriktning och omfattning, sökandes personliga lämplighet och kunskap i svensk alkohollagstiftning. 
Ansökan har varit på remiss till Skatteverket, Polismyndigheten, Räddningstjänsten och 
Samhällsbyggnadskontoret (miljöavdelningen).  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Inget har framkommit i utredningen som kan anses tala emot det sökta serveringstillståndet, 
samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att ansökan beviljas.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Målet med Sveriges alkoholpolitik är att förebygga ohälsa som orsakas av alkoholkonsumtion. Det 
handlar bland annat om att ge stöd så att ingen tar skada där alkohol säljs eller serveras. Det är 
också viktigt att alkoholprodukter tillverkas och säljs på ett sådant sätt att de endast används utifrån 
sitt syfte.  
Att hålla barn och unga borta från alkohol är ett viktigt mål i regeringens samlade strategi för  
alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Det 
långsiktiga folkhälsopolitiska målet om en jämlik hälsa i befolkningen gäller även för 
alkoholrelaterade skador. 
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/vara-amnesomraden/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/vara-amnesomraden/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/
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§ 61 fortsättning 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-05-07 att:  
1. Brädholmen Event AB med organisationsnummer 556914-9007 beviljas tillfälligt 

serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker 
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Latitud 57, Brädholmen, Oskarshamn. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla från och med 2026-07-03 till och med 2026-07-05 med 
serveringstid kl. 16:00 till och med 02:00.  

2. Villkor: att minst sex (6) av Polismyndigheten förordnade och godkända ordningsvakter 
förordnas enligt alkohollagen att finnas på serveringsstället under hela serveringstiden.  

Dagens sammanträde 
Kansli- och miljöchef Malin Olsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2026-05-07 
AL 202-2026-00030 Utredning inför beslut om tillfälligt serveringstillstånd Latitud 57, Brädholmen 

Skickas till 
Sökande 
Alkoholhandläggare 
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§ 62  Dnr SBN 2026/000046-33 

Information om ändring i alkohollagen - slopat 
matkrav 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Informationen om ändring i alkohollagen - slopat matkrav, noteras som mottagen.  

Ärendet 
Den 7 maj 2026 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag om ändringar i alkohollagen, som 
innebär att kravet på matservering och eget kök vid serveringstillstånd tas bort. 
 
Även bestämmelserna om kravet på matsal och sittplatser inomhus tas bort. Vidare avskaffas 
kraven på eget kök för serveringstillstånd för cateringverksamhet, samt kravet på matservering vid 
servering av folköl. 
 
De nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2026. 
 
Om förändringen: 

• Förändringen innebär också att biografer och teatrar kan få serveringstillstånd i salongen. 
• Möjligheten till renodlade cocktailbarer eller vinbarer öppnas upp. 
• Man kommer också kunna ansöka om tillstånd utomhus i en park eller ett torg utan att ha 

kök eller mat (men man måste avgränsa ytan och ha markägarens godkännande). 
 
Viktigt att tänka på: 

• Överblickbart och tydligt markerad serveringsyta 
• Prövningen om lämplighet finns fortfarande kvar vid nya ansökningar 
• Kunskapsprov – uppdaterad 18/5 
• Behöver markupplåtelse från markägare. 

 
Vad vi behöver tänka på: 

• Kommer inte påbörja handläggningen innan den 1 juni 2026 
• Se över semestrar  
• Uppdatering av E-tjänster 
• Uppdateringar i ärendehanteringssystem 
• Revidering av riktlinjer 
• Uppdatera handläggningsrutiner 
• Följa råd och stöd från folkhälsomyndigheten som inte kommit ännu 

(kommer inom kort). 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 2026-04-28 § 47 att informationen om ändring i 
alkohollagen – slopat matkrav noteras som mottagen. 
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§ 62 fortsättning 

Dagens sammanträde 
Kansli- och miljöchef Malin Olsson, miljö och hälsoskyddsinspektör Valentin Bocioaca samt miljö 
och hälsoskyddsinspektör Niklas Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden föreslår att informationen om ändring i alkohollagen – slopat matkrav noteras som 
mottagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Power point Slopat matkrav för serveringstillstånd, Samhällsbyggnadsnämnden 2026-05-19 

Skickas till 
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§ 63  Dnr SBN 2026/000111-3 

Utdelning av samhällsbyggnadsnämndens stipendium 
2026 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Oskarshamns församling tilldelas stipendiet i kategorin ”bygg” för deras arbete med nya 

krematoriet Skogsängen.  
 

2. Johan Erlandsson tilldelas stipendiet i kategorin ”miljö” för hans arbete med att förbättra 
miljön vid Havslätts camping.  

Jäv 
Kenny Svahn (KLP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av beslutet. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden kan årligen dela ut ett stipendium inom kategorierna mat, miljö och 
byggande. Nämnden har möjlighet att utse stipendiater inom alla tre områdena, men kan också välja 
att utse stipendiater bland endast en eller två av dessa.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2026-03-09 § 9 att prissumman för samhällsbyggnadsnämndens 
stipendium fastställs till maximalt 30 000 kronor från och med utdelningen år 2026. Nämnden har 
möjlighet att utse stipendiater inom alla tre områdena men kan också välja att utse endast en 
stipendiat, som då kan tilldelas hela prissumman. Under förutsättning att tre stipendiater delar på 
stipendiet uppgår den totala prissumman till 30 000 kronor. I annat fall delas en prissumma om  
10 000 kronor/kategori ut. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige instiftade 2007 tre stipendier som årligen ska delas ut av samhällsbyggnads-
nämnden. Inför utdelningen 2017 ändrades reglerna så att nämnden även kan välja endast en eller 
två av kategorierna.  
 
Miljöstipendiet  
Tilldelas företag, förening eller privatperson som bidragit till förbättrad miljö i Oskarshamns kommun.  
 
Mat-stipendiet  
Tilldelas företag, förening eller privatperson som erbjuder livsmedel med hög hygienisk standard, 
hög kvalitet och tydlig hälsoprofil på råvaror och produkter.  
 
Bygg-stipendiet  
Tilldelas företag, förening eller privatperson, som vid byggnation eller anläggningsarbeten, har 
bidragit till ett vackrare Oskarshamn. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga. 
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§ 63 fortsättning 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2026-02-24 § 23 att informationen om utdelning 
av samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2026 noteras som mottagen.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2026-03-10 att samhällsbyggnadsnämnden 
noterar informationen om utdelningen av samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2026 som 
mottagen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2026-03-17 § 27 att informationen om utdelningen av 
samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2026 noteras som mottagen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2026-04-14 § 45 att informationen om utdelningen av 
samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2026 noteras som mottagen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden presenterar förslag på stipendiat/stipendiater.  
 
Nämnden är enig om att matstipendiet ej uppfylls.  
 
Emil Jörgensen (M) yrkar att årets bygg-stipendium tilldelas Oskarshamns församling för arbetet 
med krematoriet Skogsängen.  
 
Per Tingström (KD) yrkar att året miljö-stipendium tilldelas Johan Erlandsson för arbetet med 
Havslätts camping.  

 
Joakim Rylin (S) yrkar på bifall till Emil Jörgensens (M) förslag.  
 
Peter Bohman (SD), Daniel Lundgren (SD) yrkar bifall till Per Tingströms (KD) förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på att årets bygg-stipendium tilldelas Oskarshamns församling och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla detta.  
 
Ordföranden ställer proposition på att årets miljö-stipendium tilldelas Johan Erlandsson och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla detta.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2026-02-24 § 23 
Tjänsteutlåtande 2026-03-10 
Samhällsbyggnadsnämnden 2026-03-17 § 27 
Samhällsbyggnadsnämnden 2026-04-14 § 45 
Nomineringar stipendiater 

Skickas till 
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§ 64 
 

Anmälningsärenden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Nedanstående anmälningsärenden noteras som anmälda. 
 
• SBN 2026/000067 Dom från Mark-och miljödomstolen gällande inredning av 

vindsvåning till lägenheter med mera, fastigheten Laxen 
15, 19, 20, 21 och 22 

Ärendet  
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden.  

Dagens sammanträde  
Ordföranden föreslår att anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
bifalla detta. 
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§ 65 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Nedanstående delegationsbeslut noteras som anmälda. 
 
• SBN 2026/000081 Anmälan av delegationsbeslut april 2026 

 

Ärendet  
I ärendet föreligger förteckning över delegationsbeslut.  

Dagens sammanträde  
Ordföranden föreslår att delegationsbesluten enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
bifalla detta. 
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